
De : Esclarecimento Suplic Secomp
<esclarecimento.suplic@selc.campogrande.ms.gov.
br>

Assunto : Fwd: Duvida
Para : Pregao7 Suplic Secomp

<pregao7.suplic@selc.campogrande.ms.gov.br>

Zimbra pregao7.suplic@selc.campogrande.ms.gov.br

Fwd: Duvida

qua., 16 de abr. de 2025 09:21
 2 anexos

Bom dia Pregoeira Kassiany,

Segue abaixo o pedido de esclarecimento da empresa Directa Hospitalar Ltda, ref. ao PE
003/2025.

Atenciosamente
Fábio
Gerência de Processamento das Licitações - GEPROL
Secretaria Especial de Licitações e Contratos - SELC
Contato: (67) 3314-3267 Ramal: 2523

De: "DIRECTA COMÉRCIO" <directacomercioltda@gmail.com>
Para: "esclarecimento suplic" <esclarecimento.suplic@selc.campogrande.ms.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 16 de abril de 2025 9:05:22
Assunto: Duvida

Olá, bom dia prezados!
Referente ao pregão 003/2025, gostaria de saber qual vai ser o grupo de programação
financeira. De onde será o pagamento?
Desde já agradeço. Atenciosamente, Jéssica

Directa Comércio e Produtos Hospitalares
CNPJ Nº 47.398.392/0001-52

Whatsapp (67) 9 8126-2385
Telefone Fixo (67)  3331-4563
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